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Javier Arellano

De: Asistente2 Mendoexport <asistente2@mendoexport.com>
Enviado el: lunes, 18 de octubre de 2021 18:26
Para: Javier Arellano; Paola Vacacela; Carlos Hidalgo; 'Johnny Fernandez'
Asunto: RE: ERROR CREACION PROVEEDOR 

Estimados   
 
Favor revisar error al crear proveedor INSUMOS ESQUINEROS ARTEAGA & PERALTA INESARPE S A // PRB3000 en base CONSOLIDADA 
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Notar que está dando la secuencia PRB3000 y ya se grabó un proveedor con ese código en agrobanany y mendoexport  
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Considerar todos los correos que he enviado sobre la creacion de nuevos proveedores y aun no dan solucion al mismo, es tedioso estar enviando correos del 
mismo tema. 
 
Favor  atender. 
 
Saludos Cordiales, 
 
 Ing. Johanna Suárez  
Contabilidad 

 
Parque Empresarial Colon, Emp. 4 Piso 2 Oficina 211 
042-136642 Ext. 1006 
 
 

De: Asistente2 Mendoexport <asistente2@mendoexport.com> 
Enviado: martes, 12 de octubre de 2021 10:51 
Para: Javier Arellano <jarellano@lucas-it.com>; Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>; Carlos Hidalgo <chidalgo@lucas-it.com>; 'Johnny Fernandez' 
<jfernandez@represensa.com> 
Cc: Asistente1 Agromend <asistente1@agromend.com> 
Asunto: ERROR CREACION PROVEEDOR  
  
Estimados   
 
Favor revisar error al crear proveedor FIGUEROA OLMEDO RUDDY VANESSA // PRB3000 en base AGROBANANY  
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Atender, prioridad urgente 
 
 
 
 
Saludos Cordiales, 
 
 Ing. Johanna Suárez  
Contabilidad 

 
Parque Empresarial Colon, Emp. 4 Piso 2 Oficina 211 
042-136642 Ext. 1006 
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De: Asistente2 Mendoexport <asistente2@mendoexport.com> 
Enviado: martes, 5 de octubre de 2021 11:37 
Para: Javier Arellano <jarellano@lucas-it.com>; Paola Vacacela <pvacacela@lucas-it.com>; Carlos Hidalgo <chidalgo@lucas-it.com>; 'Johnny Fernandez' 
<jfernandez@represensa.com> 
Cc: Talento Humano <talentohumano@mendoexport.com> 
Asunto: ERROR CREACION PROVEEDOR  
  
Estimados  
 
Favor revisar error al crear proveedor MORALES SANCHEZ DARIO OSWALDO // PRS0676 en base AGROBANANY  
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Atender, prioridad urgente 
 
 
Saludos Cordiales, 
 
 Ing. Johanna Suárez  
Contabilidad 

 
Parque Empresarial Colon, Emp. 4 Piso 2 Oficina 211 
042-136642 Ext. 1006 
 


